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R: Richiesta lavaggio tende

Fabio Nocentini <fnocentini@centroarredotessile.it>
ven 14/10/2022 15:52

A: Ciancitto Angela <angela.ciancitto@comune.fi.it>

Buonasera sig.ra Angela
A seguito della sua gentile richiesta di preventivo con la presente le invio la nostra migliore offerta
per quanto segue:

lavaggio ad acqua teli tenda con relativa stiratura € 290,00
manodopera di smontaggio e relativo montaggio € 250,00

in attesa di un suo riscontro in merito I'occasione per porgerle i nostri piu cordiali saluti

PREZZI: da intendersi al netto di IVA
PAGAMENTO: BB RICEV.FATTURA

Fabio Nocentini

Responsabile commerciale

U 055 6583412

F 055 6583420
fnocentini@centroarredotessile.it

Da: Ciancitto Angela [mailto:angela.ciancitto@comune.fi.it]
Inviato: venerdi 14 ottobre 2022 10:49

A: Fabio Nocentini <fnocentini@centroarredotessile.it>
Oggetto: I: Richiesta lavaggio tende

Salve, come anticipato le invio le foto di due ulteriori tende da lavare. Le finestre sono sullo stesso
piano della precedente richiesta.
Aspetto il suo preventivo, quanto prima.

cordiali saluti

Da: Biagini Laura <laura2.biagini@comune.fi.it>
Inviato: venerdi 14 ottobre 2022 10:28

A: Ciancitto Angela

Oggetto: Richiesta lavaggio tende

Ciao Angela,

a completamento della richiesta Grow n. 57780 inserita in data odierna, ti invio le foto delle tende
per le quali si richiede il lavaggio.

Della Foto n. 1 sono due pannelli uguali della foto n. 2 un solo pannello.

Grazie un cordiale saluto
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Laura Biagini
[cid:8f313d13-867a-4488-a889-6ef4d0969af1]

Struttura Autonoma del Consiglio Comunale Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria
50122 - Italia

Tel. +39 055.2768223

www.comune.fi.it
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