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|: richiesta conferma prezzi

Brandi Benedetta

ven 12/10/2018 10:00

Posta in arrivo

A:Ciancitto Angela <angela.ciancitto@comune fi.it>;

Priorita: Alta

Dott.ssa Benedetta Brandi

Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali
Servizio Centrale Acquisti

P.O. Economato

Via de’ Perfetti Ricasoli 74

50127 Firenze

Tel. 0552768733

e-mail benedetta.brandi@comune.fi.it

AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al
destinatario indicato. La comunicazione & confidenziale e la sua riservatezza é tutelata legalmente. La lettura, la
copia, I'uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste comunicazioni sono
rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questo messaggio o se lo si e ricevuto per errore,
si prega di darne immediata comunicazione.

Prima di stampare questa e-mail assicurati che sia effettivamente necessario.

Da: Vendite <vendite@lacasalinda.com>
Inviato: venerdi 12 ottobre 2018 08:37
A: Brandi Benedetta

Cc: raffaella.bossa@lacasalinda.com
Oggetto: R: richiesta conferma prezzi

Gent.ma dott.ssa Brandi

Il titolare ha confermato la possibilita di spedire il materiale, necessiterei ricevere, cortesemente, i dati relativi alla
fatturazione e anche alla destinazione del materiale al fine di predisporre il tutto stamattina.
A completa disposizione, porgiamo i nostri piu' cordiali saluti.

LaCasalinda sl

UFFICIO COMMERCIALE

Tel. + 39 0171 944634

Fax. + 39 0171 944773

Mails: vendite@lacasalinda.com
www.lacasalinda.com
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Da: Brandi Benedetta [mailto:benedetta.brandi@comune-fi.it]
Inviato: giovedi 11 ottobre 2018 15:31

A: Vendite

Oggetto: Re: richiesta conferma prezzi

Potete dare riscontro alla richiesta?
Grazie.

Ottieni Outlook per Android

From: Brandi Benedetta

Sent: Thursday, October 11, 2018 2:07:23 PM
To: Vendite

Subject: Re: richiesta conferma prezzi

L'ordine seguira successivamente alla Vs accettazione della conferma prezzi e dei tempi di consegna
richiesti

Ottieni Outlook per Android

From: Vendite <vendite@lacasalinda.com>
Sent: Thursday, October 11, 2018 12:33:09 PM
To: Brandi Benedetta

Cc: raffaella.bossa@lacasalinda.com

Subject: R: richiesta conferma prezzi

Gent.ma Sig.ra Brandi

Come gia anticipato dalla collega Raffaella, al momento il nostro Ufficio Logistica & in pausa pranzo e per avere la
risposta dovremo giocoforza attendere il rientro dei colleghi previsto per le 14.00, nel frattempo se volesse,
cortesemente, inviare 'ordine ufficiale in modo da poterlo traferire a sistema sarebbe pil facile organizzare il
tutto.

Restiamo a completa disposizione e cogliamo I'occasione per porgere i nostri piu' cordiali saluti.

LaCasalinda sl

UFFICIO COMMERCIALE

Tel. + 39 0171 944634

Fax. + 39 0171 944773

Mails: vendite@lacasalinda.com
www.lacasalinda.com

Da: Brandi Benedetta [mailto:benedetta.brandi@comune-fi.it]
Inviato: giovedi 11 ottobre 2018 12:15

A: vendite@lacasalinda.com

Oggetto: I richiesta conferma prezzi

Priorita: Alta
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Dott.ssa Benedetta Brandi

Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali
Servizio Centrale Acquisti

P.O. Economato

Via de’ Perfetti Ricasoli 74

50127 Firenze

Tel. 0552768733

e-mail benedetta.brandi@comune.fi.it

AVVISO DI RISERVATEZZA: Il testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al
destinatario indicato. La comunicazione & confidenziale e la sua riservatezza é tutelata legalmente. La lettura, la
copia, 'uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste comunicazioni sono
rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questo messaggio o se lo si e ricevuto per errore,
si prega di darne immediata comunicazione.

Prima di stampare questa e-mail assicurati che sia effettivamente necessario.

Da: Secciani Stefania

Inviato: giovedi 11 ottobre 2018 12:08
A: la casalinda

Cc: Brandi Benedetta

Oggetto: richiesta conferma prezzi

Buongiorno, Vi richiediamo la disponibilita a fornire a questo servizio n.150 rotoloni di carta maxi jumbo e
din.126 rotoloni carta asciugatutto da 800 strappi entro e non oltre il giorno 16 ottobre ,confermando i
prezzi dell'ultima fornitura rispettivamente pari ad €.1,685 ed €.3,88.

In caso di riscontro positivo, provvederemo ad emettere I'ordine oggi stesso.

Certi della Vostra disponibilita, cordiali saluti.

Stefania Secciani

Ufficio Segreteria Generale e AffariIstituzionali
Servizio Centrale Acquisti

P.O. Economato

Via de' Perfetti Ricasoli 74

50127 Firenze

Tel. 055 2768736

Fax. 055 2768782

e-mail stefania.secciani@comune.fi.it

AVVISO DI RISERVATEZZA: |l testo e gli eventuali documenti trasmessi contengono informazioni riservate al
destinatario indicato. La comunicazione e confidenziale e la sua riservatezza é tutelata legalmente. La lettura, la
copia, I'uso non autorizzato o qualsiasi altra azione derivante dalla conoscenza di queste comunicazioni sono
rigorosamente vietate. Se si ritiene di non essere il destinatario di questo messaggio o se lo si e ricevuto per errore,
si prega di darne immediata comunicazione.

Prima di stampare questa e-mail assicurati che sia effettivamente necessario.
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